licitacao

De: licitagdo <licitacao@crcro.org.br>

Enviado em: terca-feira, 4 de novembro de 2025 10:29

Para: 'negociospublicos@sollievoseguros.com.br’

Assunto: RES: QUESTIONAMENTO - (DISPENSA ELETRONICA 312025) - (429832) - (CRC

RO) - (MASSIFICADO) - (ABERTURA 06/11/2025)

Prezados,
Em resposta aos pedidos de esclarecimento da Dispensa Eletronica n2 31/2025, encaminho a seguinte resposta:

Questionamento 01
Imoveis possuem alarme conectado a central de seguranga?

Resposta 01:

Sim. O CRCRO possui contrato com empresa de monitoramento eletrénico, cujo objeto é a contratacdo de empresa
especializada para prestacdo de servico de video monitoramento e alarme a distancia, incluindo assisténcia e
monitoramento remoto 24 horas, para atender as necessidades da Sede do Conselho Regional de Contabilidade de
Rondénia.

Questionamento 02
Podemos considerar como prazo de vigéncia de apdlice 12 meses?

Resposta 02:
Sim. Conforme item 1.3. do Termo de Referéncia, o prazo de vigéncia é de 12 (doze) meses, contados a partir da
assinatura do contrato, prorrogéavel por até 10 (dez) anos, nos termos dos arts. 106 e 107 da Lei n? 14.133/2021.

Questionamento 03
Para uma ampla disputa em certame. Abaixo indicamos franquias e P.0.5(%) padrdes de mercado, utilizadas para
riscos semelhantes (de mesma ocupacdo/coberturas) em edital 31/2025, atende a necessidade?

Resposta 03:

Atende parcialmente. As franquias e P.0.S. (%) indicadas estdo dentro do padrao de mercado, porém falta a
previsao das coberturas de Recomposicdo de Registros e Documentos e de Responsabilidade Civil do Empregador.
Ressalta-se, ainda, que sdo dois imdveis, devendo constar as coberturas separadas para cada um, conforme o
quadro de referéncia, item 8.4 do Estudo Técnico Preliminar:



IMOVEL 01

BEM Sede do Conselho Regional de Contabilidade de Ronddnia
CNPJ 63.761.001/0001-79
LOCALIZACAOD y ' i
DO IMOVEL Avenida Presidente Dutra, 2374 — Centro, Porto Velho/RO, CEP: 76.801- 034
VALOR A SER
SEGURADO R% 1.500.000,00
LIMITE MAXIMO DE
ITEM COBERTURAS CATSERV
INDENIZACAO
INCENDIO, QUEDA DE RAID, EXPLOSAOE
: ? E% 1.500.000,00
IMPLOSAO .
ALAGAMENTO E JNUNDﬂ(;ﬁCI RB% 150.000,00
DANOS ELETRICOS E CURTO CIRCUITO R% 70.000,00
QUEBRA DE VIDROS E$ 60.000,00
R_ECDMPDS[QAD DE REGISTROS E DOCUMENTOS R% 10.000,00
RESPONSABILIDADE CIVIL OPERACCOES R% 30.000,00
01 RESPONSABILIDADE CIVIL EMPREGADOR R% 15.000,00 13943
ROUBQO EfOU FURTOS QUALIFICADO DE BENS E
MERCADORIAS i
TUMULTOS, INCLUSIVE INCENDIO E ATOS
DOLOS0Ss DECORRENTES DOS RISCOS E5 50.000,00
COBERTOS
VENDAVAL, GRANIZO, FURACAD, FUMACA,
CICLONE, TORNADO, IMPACTO DE VEICULOS, R% 200.000,00

QUEDA DE AERONAVES, OUTROS AEREOS




IMOVEL 02

BEM ||Suhsede do Conselho Regional de Contabilidade de Ronddnia
CNPJ  [/63.761.001/0001-79
LOCALIZACAO B . . '
e Rua 4 Nagdes, 3570 — Setor Industrial, Ariqguemes/RO, CEP: 76.872-826
VALOR A SER
SEG 0 |R$ 350.000,00
ITEM COBER S LIMITE MAXIMO DE
T INDENIZACAO
01 INCENDIO, QUEDA DE RAIO, EXPLOSAOE
; 350.000,00
IMPLOSADQ i
DANOS ELETRICOS E CURTO CIRCUITO R% 50.000,00
|QUEBRA DE VIDROS R$ 10.000,00
RECOMPOSICAQ DE REGISTROS E
DOCUMENTOS RS 10.000,00
RESPONSABILIDADE CIVIL OPERACOES R$ 10.000,00
RESPONSABILIDADE CIVIL EMPREGADCOR RS 5.000,00 13843
ROUBO E/QOU FURTOS QUALIFICADO DE
R$ 35.000,00
BENS E MERCADORIAS 3 b
TUMULTOS, INCLUSIVE INCENDIO E ATOS
DOLOS0OS DECORRENTES DOS RISCOS R$ 24.000,00
|[COBERTOS
VENDAVAL, GRANIZO, FURACAQ,
FUMACA, CICLONE, TORNADO, IMPACTO
100.000,00
DE VEICULOS, QUEDA DE AERONAVES, B
[OUTROS AEREOS

Atenciosamente,

, Gabriela Garcia da Silva
‘ Presidente da Comissdao Permanente de Licitagdo

www.crcro.org.br | licitacao@crcro.org.br

+55 (69) 2181-0082 — Ramal 2120

CRc Ro Av. Presidente Dutra, 2374 - Centro | CEP: 76801-291 | Porto Velho (RO)

cuﬁwnmmcm (® Imprima somente o que for indispensével. O Meio Ambiente agradece!

De: negociospublicos@sollievoseguros.com.br <negociospublicos@sollievoseguros.com.br>
Enviada em: terca-feira, 4 de novembro de 2025 09:40
Para: licitacao@crcro.org.br

Assunto: RES: QUESTIONAMENTO - (DISPENSA ELETRONICA 312025) - (429832) - (CRC RO) - (MASSIFICADO) -
(ABERTURA 06/11/2025)

Bom dia prezados,

Pego que respondam os esclarecimentos, visto que sem o retorno ndo poderemos participar do processo.
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Questionamento 01

Imoveis possuem alarme conectado a central de seguranga?
Questionamento 02

Podemos considerar como prazo de vigéncia de apolice 12 meses?
Questionamento03

Para uma ampla disputa em certame. Abaixo indicamos franquias e P.O.S(%) padrdes de mercado, utilizadas
para riscos semelhantes (de mesma ocupagao/coberturas) em edital 31/2025, atende a necessidade?

Coberturas o )
Basicas/Adicionais P.0.5.(%) | Franquia
Incéndio, Raio ¢l |5 R$
Explosao 1.500,00
Impacto Veiculos RS
Terrestres e Queda |20 2.000,00
Aeronaves
. RS
Danos Elétricos 10 1.000,00
L RS
Anuncios 20 2.000,00
Vidros 20 R$ 500,00
Roubo e Furto de Valores 20 R$
Mediante Arrombamento 1.000,00
R$
Tumultos 15 1.500,00
) RS
Vendaval e Granizo 10 1.000,00
Responsabilidade Civil - 20 RS
Operagdes 2.000,00
R$
Alagamento 20 5.000,00

Fico no aguardo de suas consideragdes,
Obrigada.

Atenciosamente.
GIOVANNA AMARADEUS
Departamento de Licitacdes

Curitiba - Pr e« Cep: 82115-230
Sollievo Assessoria e Consultoria em Seguros

- (41) 3501-2415 - 3501-2427 - 3501-2428
3501-2441 - 3040-8787 - 3040-9292



e (41)99963-9178
B negociospublicos@sollievoseguros.com.br
* www.sollievoseguros.com.br

O conteldo deste e-mail é confidencial e destinado apenas ao destinatério especificado na mensagem. E estritamente proibido compartilhar
qualquer parte desta mensagem com terceiros, sem o consentimento por escrito do remetente. Se vocé recebeu esta mensagem por engano,
responda a esta mensagem e prossiga com sua exclusdo, para que possamos garantir que tal erro ndo ocorra no futuro. O contetido deste e-mail &
confidencial e destinado apenas ao destinatario especificado na mensagem. E estritamente proibido compartilhar qualquer parte desta mensagem
com terceiros, sem o consentimento por escrito do remetente. Se vocé recebeu esta mensagem por engano, responda a esta mensagem e
prossiga com sua exclusdo, para que possamos garantir que tal erro ndo ocorra no futuro.

De: PEDRO <negociospublicos@sollievoseguros.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 3 de novembro de 2025 10:47

Para: licitacao@crcro.org.br

Assunto: QUESTIONAMENTO - (DISPENSA ELETRONICA 312025) - (429832) - (CRC RO) - (MASSIFICADO) - (ABERTURA
06/11/2025)

Prezados Membros da Comissdo Permanente de Licitagdo do CRC RO
Ref. EDITAL DE DISPENSA ELETRONICA 312025
Objeto Seguro empresarial

Sollievo Assessoria & Corretagem de Seguros LTDA, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob n® 09.52.227/0001-00, sede na Rua Affonso Baroni, 69, na cidade de Curitiba — PR, por seu
representante legal infra-assinado, a presenga de Vossa Senhoria a fim de QUESTIONAR o referido edital:

Questionamento 01

Imoveis possuem alarme conectado a central de seguranga?
Questionamento 02

Podemos considerar como prazo de vigéncia de apdlice 12 meses?
Questionamento03

Para uma ampla disputa em certame. Abaixo indicamos franquias e P.0.S(%) padrdes de mercado, utilizadas para riscos
semelhantes (de mesma ocupagéo/coberturas) em edital 31/2025, atende a necessidade?

Coberturas 0 .

Basicas/Adicionais P.0.5.(%) | Franquia
Incéndio, Raio e Explos&o 15 R$ 1.500,00
Impacto Veiculos Terrestres e 20 RS 2.000,00

Queda Aeronaves
Danos Elétricos 10 R$ 1.000,00
AnUncios 20 R$ 2.000,00
Vidros 20 R$ 500,00
Roubo e Furto de Valores

Mediante Arrombamento 20 R$ 1.000,00
Tumultos 15 R$ 1.500,00
Vendaval e Granizo 10 R$ 1.000,00
Respoanabmdade Civil - 20 RS 2.000.00

Operagdes

Alagamento 20 R$ 5.000,00




Atenciosamente.

PEDRO ECHEVERRIA

Departamento Comercial de Licitacgdes
Curitiba - Pr ¢ Cep: 82115-230

Sollievo Assessoria e Consultoria em Seguros

(41) 3501-2415 - 3501-2428 - 3501-2431
3501-2441

(41) 99963-9178

negociospublicos@sollievoseguros.com.br

www.sollievoseguros.com.br

O contetdo deste e-mail é confidencial e destinado apenas ao destinatdrio especificado
na mensagem. £ estritamente proibido compartilhar qualquer parte desta mensagem com
terceiros, sem o consentimento por escrito do remetente. Se vocé recebeu esta mensagem
por engano, responda a esta mensagem e prossiga com sua exclusdo, para gue PoOsSsamos
garantir que tal erro ndo ocorra no futuro.O contetdo deste e-mail é confidencial e
destinado apenas ao destinatdrio especificado na mensagem. E estritamente proibido
compartilhar qualquer parte desta mensagem com terceiros, sem o consentimento por
escrito do remetente. Se vocé recebeu esta mensagem por engano, responda a esta
mensagem e prossiga com sua exclusdo, para que possamos garantir que tal erro néo
ocorra no futuro.



